//পৃষ্ঠা নং- ০৯// গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট ৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০। www.cbc.gov.bd.

নথি নং-৫(১৩)১১৭/কাস-বন্ড/লাইঃ/২০০৮/ ৯ ে এ এ

তারিখ 🗒 🞖 /১২/২০২২ খ্রিঃ।

০১. প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা

ঃ মেসার্স এমিসি এ্যাপারেলস লিঃ,

০২. বন্ড লাইসেন্স নং ও তারিখ

ঃ ১২২-১২৩, দারুস সালাম (৪র্থ তলা), মিরপুর রোড, ঢাকা-১২১৮।

০৩. মূসক নিবন্ধন নং-

ঃ ৯৩২/কাস-এসবিডব্লিউ/২০০৮ , তারিখ-৩১/০৭/২০০৮ খ্রিঃ ।

ঃ ১৭০৩১০৩৩৫৪৬ , তারিখ- ৩০/১২/২০১২ খ্রিঃ ।

ই-বিন নং ও তারিখ

ঃ ০০২৫২৪৪০৮-০৪০১, তারিখঃ ১২/১২/২০১৯ খ্রিঃ ।

০৪. বন্ড লাইসেন্সের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণিত ক্রমিক নং ১৫ ও ২০ মোতাবেক প্রদন্ত প্রাপ্যতা শীটে প্রতিষ্ঠানের পণ্য তৈরীতে ব্যবহার্য কাঁচামাল সমূহের নাম ও এইচ. এস. কোড বন্ড লাইসেন্সে সংযোজন পূর্বক নিমু উল্লেখ করা হলো:-

ক্রমিক নং	কাঁচামালের বানিজ্যিক নাম	BCT (২০২২-২০২৩) অনুযায়ী কাঁচামালের নাম	এইচ এস কোড	আমদানি প্রাপ্যতা
		Woven & Knit Fabrics		
01	Woven fabrics	Woven fabrics of Flax., Containing 85% or more by weight of flax: Unbleached or bleached	5309.11.00	
02	Woven fabrics	Woven fabrics of Flax., Containing 85% or more by weight of flax: Other	5309.19.00	
03	Woven fabrics	Woven fabrics of Flax., Containing less than 85% by weight of flax: Other	5309.29.00	19
04	Woven fabrics	Textile fabrics,Impregnated, coated covered or laminated with plastics, other than those of heading 59.02 -Other	5903.10.90	
05	Woven fabrics	Textile fabrics,Impregnated, coated covered or laminated with plastics, other than those of heading 59.02 -Other	5903.90.90	*
06	Knited fabrics	Knited or crocheted fabrics of a width exceeding 30cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other those of heading 60.01 containing by weight 5% or more of elastomeric yarn but not containing rubber thread	6004.10.00	
07	Knited fabrics	Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines) other than of headings 60.01 to 60.04	6005.90.90	5
08	Knited fabrics	Other knitted or crocheted fabrics - Printed	6006.24.00	2
09	Knited fabrics	Other knitted or crocheted fabrics - Printed	6006.34.00	ইউডি ও রপ্তানি ঋণ
10	Knited fabrics	Other knitted or crocheted fabrics – of yarns of different colours: Other	6006.43.90	পত্রের চাহিদা মোতাবেক
		ACCESSORIES		
11	Valcro tape/cuff adjusters	Other plates, sheet, film, foil and strip, of plastics, non- cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials-Other	3920.10.90	9
12	Rubber Badge,Badge logo	Other articles of vulcanized rubber other than hard rubber-Other	4016.99.90	5
13	HangTag	Paper or paperboard labels pf all kind, whether or not printed - Other	4821.90.90	
14	Drawstring/Draw Cord /Cotton Cored Eyed	Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plasticsOther	5607.90.00	
15	Lace fabric ,Embroidery fabric,Lace	Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 60.02 to 60.06 Hand-made lace	5804.30.00	
16	Elastic	Narrow woven fabrics other than goods of heading 58.07; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)-Other woven fabrics, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread	5806.20.00	

//চলমান পৃষ্ঠা-১০//

ক্রমিক নং	কাঁচামালের বানিজ্যিক নাম	BCT (২০২২-২০২৩) অনুযায়ী কাঁচামান্দের নাম	এইচ এস কোড	আমদানি প্রাপ্যতা
17	Woven Labels Printed	Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered-woven	5807.10.00	
18	Reflective tape	Rubberised textile fabrics, other than those of heading 59.02-Reflective tape	5906.99.10	н "
19	Collor +cuff Rib Garments Accessories/ Other	Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 62.12 -Accessories	6217.10.00	3 29 81
20	Hooks, Eyes and eyelets	Clasps framas with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and the like of base metal of a kind used for clothing or clothing accessories, footwear, jewellery, wrist-watches, books, awnings leather goods, travel goods or saddlery or for other made up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles, of base metal. Hook Eyes and eyelets	8308.10.00	
21	Tubular or bifurcated rivets (Rivet, Metal Tips)	Clasps framas with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and the like of base metal of a kind used for clothing or clothing accessories, footwear, jewellery, wrist-watches, books, awnings leather goods, travel goods or saddlery or for other made up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal, beads and spangles, of base metal. Tubular or bifurcated rivets	8308.20.00	ইউডি ও রপ্তানি ঋণ পত্রের চাহিদা মোতাবেক
22	tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles, of base metal Other, including parts	Clasps framas with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks,eyes, eyelets and the like of base metal of a kind used for clothing or clothing accessories, footwear, jewellery, wrist-watches, books, awnings leather goods, travel goods or saddlery or for other made up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles, of base metal. Other, including parts	8308.90.00	
23	Metal badge, Plate endding	Sign-plates, name-plates, address-plates and similar plates, numbers letters and other symbols, of base metal, excluding those of, heading 94.05	8310.00.00	
24	Supper Tag/Security Alarm/Super tack VST	Electric sound or visual signaling apparatus (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms), other than those of heading 85.12 or 85.30 - Parts	8531.90.00	

০৫. বন্ড লাইসেন্সে ইতোপূর্বে জারীকৃত পৃষ্ঠা নং-০৪ থেকে ০৮ এর সকল অংশ অপরিবর্তিত থাকবে ।

প্রাপক ঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মেসার্স এমিসি এ্যাপারেলস লিঃ

মেসার্স এমিসি এ্যাপারেলস লিঃ, ১২২-১২৩, দারুস সালাম (৪র্থ তলা), মিরবুর রোড, ঢাকা-১২১৮।

[সাদিয়া আফরোজ] উপ কমিশনার

কমিশনারের পক্ষে

নথি নং-৫(১৩)১১৭/কাস-বন্ড/লাইঃ/২০০৮/ ১৬৮ ৫৬ ১ — ১৮

তারিখ :⊅&/১২/২০২২ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১-৬। ক্মিশুনার, কাস্ট্রম হাউসু, ঢাকা/চউগ্রাম/বেনাপোল/মোংলা/আইসিডি (কমলাপুর্), ঢাকা/পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

৭। সিস্টেম এনালিস্ট, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা ।

৮-১২। উপ/সহকারী কমিশনার, ডিইপিজেড, সাভার, ঢাকা/সিইপিজেড, চট্টগ্রাম/কুমিল্লা ইপিজেড, কুমিল্লা/আদমজী ইপিজেড, নারায়ণগঞ্জ/বাংলাবান্দা স্থলবন্দর, তেতুলিয়া, পঞ্চগড়।

১৩। পিএ টু, কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য) ।

600 14·12·22

[সাদিয়া আফরোজ] উপ কমিশনার



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কাস্টমস্ বন্ত কমিশনারেট ৩৪২/১, সেগুন বাগিচা ঢাকা-১০০০।

//পৃষ্ঠা নং-08//

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ মেসার্স এমিসি এ্যাপারেলস লিঃ, 160 ১২২-১২৩, দারুস সালাম (৫ম তলা) মিরপুর, ঢাকা।

বভ লাইসেন্স নং- ও তারিখ 🕡 🍤 /কাস-এসবিভব্লিউ/২০০৮ ०२।

णितिथ-(७२/१/२००५ 2 -

মূসক নিবন্ধন নং-৫০২১০৮৯৬৩৯ ०७।

তারিখ ২০/০৫/২০০৫

বন্ড লাইসেন্স এর পৃষ্ঠা নং-০২ এর ক্রমিক ১৫ ও ২০ অনুযায়ী পণ্য তৈরীতে ব্যবহার্য কাঁচামাল সমূহের শ্রেনীবিণ্যাশ, এইচ, এস, কোড সমূহ ও পণ্য ভিত্তিক বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নিমে উল্লেখ করা হলো ঃ-081

ক্রমিক নং	কাঁচামালের নাম	এইচ, এস, কোড নম্বর	বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা
٥.	(ক) ফেব্রিক্স (ওভেন)	(\$0b.)).00-(\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	রপ্তানি ঋণপত্র ও
		\$80b.98.00, \$6\$2.\$5.50,	ইউডির চাহিদা
		(bo).}0.00-(b)}.00.00, (009.}0.00-	মোতাবেক
		¢009,80,00	আমদানিযোগ্য
(খ) আনুষাটি	ই ক দ্রব্যাদি		-11 (11) 10 11 19 1
ર.	সব ধরনের লেবেল (ওভেন ও অন্যান্য)	৫০০৭.১০.০০, ৫৮০৭.৯০.০০	রপ্তানি ঋণপত্র ও
৩.	ইন্টার লাইনিং	৫৯০৩.৯০.০০, ৫০০৭.২০.০০, ৫০০৭.৯০.০০,	ইউডির চাহিদা
		8676.00	মোতাবেক
8.	বাটন	৯৬০৬.২১.০০, ৯৬০৬.২৯.০০, ৯৬০৬.২২.০০,	আমদানিযোগ্য
		००.०८.४०.७०	
¢.	সুইং থ্রেড	¢803.30.00, ¢208.33.00, ¢208.33.00,	
		\$\$\$\document{\cond}\$.000, \$\$\$\$0.00, \$\$\$\$\$0.00	
v .	কার্ড/নেক ব্যাক বোর্ড	8676,60.00	-
٩.	বাটার ফ্লাই/কলার ইনসার্ট	৩৯২৬.১০.০০	-
ъ.	টিস্যু পেপার	800.00.00	
გ .	গাম টেপ/স্কচ টেপ	৩৯১৯.৯০.০০, ৪৮১৪.৯০.০০, ৫৯০৬.১০.০০	-
٥٥.	গাম পেপার	¢%0%,\$0,00	-
۵۵.	কলার ব্যান্ড	৩৯২৬.২০.০০	_
১২.	কার্টন বক্স	00.06.6648	-
٥٧.	ক্লিপ	00,0¢.6¢¢P	-
١8٤	পলিব্যাগ/ব্লিস্টার ব্যাগ	৬৩০৫.৩৩.০০, ৩৯২৩.২১.০০	_
ኔ ৫.	হ্যাং টেগ	8৮২১.১০.০০, 8৮২১.৯০.০০,৩৯২৬.১০.০০,	-
		৩৯২৬.২০.৯০	
১৬.	পেপার আইটেমের আনুঃ দ্রব্যাদি	8535.60.00, 8533.20.00	-
۵٩.	প্লাষ্টিক ও মেটাল আইটেমের আনুদ্রব্যাদি	৩৯২৬.৩০.০০-৭৩১৯.৩০.০০	-
۵ ৮.	জিপার মেটাল	೦೦.८८.೯೦೮೯	
<i>ኔ</i> ৯.	ইলাষ্টিক	00.06.9408	_
૨૦.	হ্যাংগার	৩৯২৬.২৬.৯০, ৩৯২৬.২০.৯০	-
ર>.	দ্রাষ্টিং/দ্র কার্ড	७२১१.১०.००, ७००১.১०.००-७००२.৯०.००	-
૨૨.	টুইল টেপ	\$29,20.00 \$29,20.00	\dashv
২৩.	সীকার	৪৮২৩.১২.০০, ৪৮২৩.৯০.৯০, ৪৮০৭.০০.০০	
ર8.	ভেলকো টেপ	৩৯২৬,১০,০০	-
ર૯.	বেল্ট (লেদার)	8২০৩.৩০.০০, 8২০৩.৪০.৯০	-
২৬.	মেটাল চেইন	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	-
ર૧.	বাটন প্ল্যুষ্টিক	৯৬০৬.২১.০০	\dashv
২৮.	প্রাইস টিকেট/প্রাইস টেগ	8৮২১.১০.০০, ৫৮০৭.৯০.০০	\dashv
રું.	স্টপার, প্লাষ্টিক	৩৯২৩.৫০.০০	-
೨ ೦.	রিভিট		-
٥٥.	মেটাল সীল	9035.20.00	- `
૭૨.	হুক	00.00 double	_
- \•		b00b.30.00	1

ফখরুদ্দীন আহ্মেদ

সুপারিনটেনডেন্ট (চলতি দায়িত্) কাস্টমস্ বন্ত কমিশনারেট, ঢাকা।

কাস্টমস বভ কমিশনারেট

ঢাকা।

//পৃষ্ঠা নং- ০৫// গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কাস্টমস বভ কমিশনারেট ৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০। www.cbc.gov.bd.

নথি নং-৫(১৩)১১৭/কাস-বন্ড/লাইঃ/২০০৮/

তারিখ:

/০৭/২০২২ খ্রি:।

০১. প্রতিষ্ঠানের নাম ও

ঠিকানা

ः মেসার্স এমিসি এ্যাপারেলস লিঃ,

ঃ ১২২-১২৩, দারুস সালাম (৪র্থ তলা), মিরপুর রোড, ঢাকা-১২১৮।

০২. বভ লাইসেন্স নং ও তারিখ

ঃ ৯৩২/কাস-এসবিডব্লিউ/২০০৮ , তারিখ-৩১/০৭/২০০৮ খ্রিঃ । ঃ ১৭০৩১০৩৩৫৪৬, তারিখ- ৩০/১২/২০১২ খ্রিঃ ।

০৩. মুসক নিবন্ধন নং-

ই-বিন নং ও তারিখ

ঃ ০০২৫২৪৪০৮-০৪০১, তারিখঃ ১২/১২/২০১৯ খ্রিঃ ।

০৪. বন্ড লাইসেন্সের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণিত ক্রমিক নং ১৫ ও ২০ মোতাবেক প্রদত্ত প্রাপ্যতা শীটে প্রতিষ্ঠানের পণ্য তৈরীতে ব্যবহার্য কাঁচামাল সমূহের নাম ও এইচ. এস. কোড বভ লাইসেন্সে সংযোজন পূর্বক নিমু উল্লেখ করা হলো :-

ক্রমিক নং	কাঁচামালের বানিজ্যিক নাম	BCT (২০২২-২০২৩) অনুযায়ী কাঁচামান্দের নাম	এইচ এস কোড	আমদানি প্রাপ্যতা
01	Woven fabrics	Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair Containing 85 per cent or more by weight of wool or of fine animal hair-Other	5111.90.00	
02	Woven fabrics	Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair Containing 85 per cent or more by weight of wool or of fine animal hair-Other	5112.19.00	
03	Woven fabrics	Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair Containing 85 per cent or more by weight of wool or of fine animal hair-Other	5112.90.00	
04	Woven fabrics	Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 200 g/m2 Denim	5209.42.00	N N
05	Knitted Fabrics	Other knitted or crocheted fabrics Dyed	6006.32.00	
		ACCESSORIES	*,	ইউডি ও রপ্তানি ঋণ পত্রের চাহিদা
06	Velcro Tape	Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls Self adhesive tape in rolls exceeding 20cm imported by Industrial IRC holder VAT compliant manufacturers	3919.90.10	মাতাবেক মোতাবেক
07	Tape	Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls Performance Tape/Closure/Side Tape	3919.90.20	8 88 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
08	String	Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materialsOther	3920.63.90	
09	Plastic Washer	Other articles of plastics and articles of other materials of heading Nos. 39.01 to 39.14other	3926.90.99	*
10	PU Pullar/Patch/Fake Leather/Leather/Patch/leat her label/PU	Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather Articles of apparel	4203.10.00	
11	Leather Badge	Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather Other clothing accessories	4203.40.00	



ক্রমিক নং	কাঁচামান্সের বানিজ্যিক নাম	BCT (২০২২-২০২৩) অনুযায়ী কাঁচামালের নাম	এইচ এস কোড	আমদানি প্রাপ্যতা
12	Lace	Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics Twine, Cordage, Rope and cables for fishing trawler and factory ship	5607.49.10	
13	Hangtag/price Ticket	Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics - Other	5607.90.00	
14	Hangtag/price Ticket/Heat Transfer Label	Gauze, other than narrow fabrics of heading 58.06	5803.00.00	
15	Drawstring/Draw Cord/Cotton Cored Eyed	Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 60.02 to 60.06 Of other textile materials	5804.29.00	
16	Label/Woven Label/main Label	Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered Woven	5807.10.00	
17	Washer for RMG	Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, river, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel Spring washers and other lock washers	7318.21.00	
18	Supper Tags/Security Alarm/Security Label manual detacher /Pocket tag	Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, of a kind used for clothing or clothing accessories, footwear, jewellery, wrist-watches, books, awnings, leather goods, travel goods or saddlery or for other made up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles, of base metal. - Hooks, eyes and eyelets	8308.10.00	ইউডি ও রপ্তানি খ পত্রের চাহিদা মোতাবেক
19	Supper Tags/Security Alarm/Security Label manual detacher /Pocket tag	Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, of a kind used for clothing or clothing accessories, footwear, jewellery, wrist-watches, books, awnings, leather goods, travel goods or saddlery or for other made up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles, of base metal Tubular or bifurcated rivets	8308.20.00	
20	Hook Eyes and Eyelets	Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, of a kind used for clothing or clothing accessories, footwear, jewellery, wrist-watches, books, awnings, leather goods, travel goods or saddlery or for other made up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles, of base metal Other, including parts		
21	Proximity Cards	Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, "smart cards" and other media for the recording of sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37 Proximity Cards and tags		



sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the	2 2 2	ইউডি ও রপ্তানি ঋণ পত্রের চাহিদা
production of discs, but excluding products of		মোতাবেক
IRC holder VAT compliant 100% export oriented		
١	Chapter 37 RFID TAG imported by Industrial	Chapter 37 RFID TAG imported by Industrial IRC holder VAT compliant 100% export oriented

০৫. বভ লাইসেন্সে ইতোপূর্বে জারীকৃত পৃষ্ঠা নং-০৪ এর সকল অংশ অপরিবর্তিত থাকবে ।

প্রাপকঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসার্স এমিসি এ্যাপারেলস লিঃ, ১২২-১২৩, দারুস সালাম (৪র্থ তলা), মিরপুর রোড, ঢাকা-১২১৮। কিবা ইফফাত] উপ কমিশনার কমিশনারের পক্ষে

নথি নং-৫(১৩)১১৭/কাস-বন্ড/লাইঃ/২০০৮/ ১৩ 😂

তারিখ: 10 /০৭/২০২২ খ্রি:

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১-৬। কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা/চউর্মাম/বেনাপোল/মোংলা/আইসিডি (কমলাপুর), ঢাকা/পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

৭। কমিশনার, কাস্টমস বভ কমিশনারেট, চউগ্রাম।

৮-১২। উপ/সহকারী কমিশনার, ডিইপিজেড, সাভার, ঢাকা/সিইপিজেড, চউগ্রাম/কুমিল্লা ইপিজেড, কুমিল্লা/আদমজী ইপিজেড, নারায়ণগঞ্জ/বাংলাবান্দা স্থলবন্দর, তেতুলিয়া, পঞ্চগড়।

১৩। সিস্টেম এনালিস্ট, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা ।

১৪। পিএ টু, কমিশনার, কাস্টমস বভ কমিশনারেট, ঢাকা (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

[রুকবা ইফফাত] উপ কমিশনার

মোঃ জয়েন উদ্দিন

উচ্চমান সহকারী কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট

णका

//পৃষ্ঠা নং- ০৮// গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কাস্টমস বস্ত কমিশনারেট ৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০। www.cbc.gov.bd.

নথি নং-৫(১৩)১১৭/কাস-বন্ড/লাইঃ/২০০৮/

তারিখ:

/০৭/২০২২ খ্রি:।

০১. প্রতিষ্ঠানের নাম ও

ঠিকানা

ঃ মেসার্স এমিসি এ্যাপারেলস লিঃ,

ঃ ১২২-১২৩, দারুস সালাম (৪র্থ তলা), মিরপুর রোড, ঢাকা-১২১৮। ঃ ৯৩২/কাস-এসবিডব্লিউ/২০০৮, তারিখ-৩১/০৭/২০০৮ খ্রিঃ।

০২. বভ লাইসেন্স নং ও তারিখ ০৩. মূসক নিবন্ধন নং-

ঃ ১৭০৩১০৩৩৫৪৬ , তারিখ- ৩০/১২/২০১২ খ্রিঃ ।

ই-বিন নং ও তারিখ

ঃ ০০২৫২৪৪০৮-০৪০১, তারিখঃ ১২/১২/২০১৯ খ্রিঃ ।

০৪. বভ লাইসেন্সের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণিত ক্রমিক নং ১৫ ও ২০ মোতাবেক প্রদত্ত প্রাপ্যতা শীটে প্রতিষ্ঠানের পণ্য তৈরীতে ব্যবহার্য কাঁচামাল সমূহের নাম ও এইচ. এস. কোড বন্ড লাইসেসে সংযোজন পূর্বক নিমু উল্লেখ করা হলো :-

ক্রমিক নং	কাঁচামালের বানিজ্যিক নাম	BCT (২০২২-২০২৩) অনুযায়ী কাঁচামালের নাম	এইচ এস কোড	আমদানি প্রাপ্যতা
01	Knitted Fabrics	Pile fabrics, including "long pile" fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted Of man-made fibres	6001.92.00	ইউডি ও রপ্তানি ঋণ পত্রের চাহিদা
g %	g a			মোতাবেক

০৫. বর্ণিত এইচ এস কোডভূক্ত কাঁচামাল শুক্ষায়নের পর কাটিং তদারকি নিশ্চিতের শ্বার্থে পণ্য চালান খালাসের পর দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনাসহ এ দপ্তরকে অবহিত করতে অনুরোধ করা হলো।

০৬.বন্ড লাইসেঙ্গে ইতোপূর্বে জারীকৃত পৃষ্ঠা নং-০৪ এর সকল অংশ অপরিবর্তিত থাকবে ।

প্রাপক ঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মেসার্স এমিসি এ্যাপারেলস লিঃ.

১২২-১২৩, দারুস সালাম (৪র্থ তলা), মিরপুর রোড, ঢাকা-১২১৮।

[রুকবা ইফফাত] উপ কমিশনার কমিশনারের পক্ষে

নথি নং-৫(১৩)১১৭/কাস-বভ/লাইঃ/২০০৮/ 🎧 🖰 🤇 🗸

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১-৬। কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা/চউর্প্রম/বেনাপোল/মোংলা/আইসিডি (কমলাপুর), ঢাকা/পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

৭। কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চউগ্রাম।

৮-১২। উপ/সহকারী কমিশনার, ডিইপিজেড, সাভার, ঢাকা/সিইপিজেড, চউ্তথাম/কুমিল্লা ইপিজেড, কুমিল্লা/আদমজী ইপিজেড, নারায়ণগঞ্জ/বাংলাবান্দা স্থলবন্দর, তেতুলিয়া, পঞ্চগড়।

১৩। সিস্টেম এনালিস্ট, কাস্টমস বন্ত কমিশনারেট, ঢাকা ।

১৪। পিএ টু, কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জুন্য)

উপ কমিশনার