

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
www.cbc.gov.bd

নথি নং-৫(১৩)০১/কাস-বন্ড/লাইঃ/২০০৬/৬৭১৭

তারিখ: ০৩/০৭/২০২২ খ্রিঃ

প্রেরক : কমিশনার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট,
৩৪২/১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

প্রাপক : কমিশনার
কাস্টম হাউস, ঢাকা।

প্রত্যয়নপত্র

মেসার্স ডিজাইটেবল ফ্যাশনস্ লিমিটেড [ঠিকানা: জিরাবো, সাভার, ঢাকা (বন্ড লাইসেন্স নং-৬৮৭/কাস-এসবিডব্লিউ/২০০৬, তারিখ: ০১/০৬/২০০৬ খ্রিঃ), ই-বিন নং-০০৩৫৫২৪৫৯-০৪০৩, তারিখ: ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ] নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত আমদানিকৃত পণ্য চালান বন্ড সুবিধায় আমদানি বন্দর হতে ছাড়করণের জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ আবেদন করেছেন। প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিশ্রেক্ষিতে এবং রপ্তানি সচল রাখার স্বার্থে নিম্নে টেবিলে বর্ণিত পণ্য সমূহ কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম হতে ছাড়করণের অনুমতি প্রদান করা হলো :

ক্র: নং:	এলসি নং ও তারিখ	বিএল /এয়্যার ওয়েবিল নং ও তারিখ	ইনভয়েস ও তারিখ	পণ্যের বিবরণ	এইচ এস কোড	পরিমাণ	মূল্য (মা:ড:)	শুল্ক স্টেশন
01	133522050338 DT: 29.05.2022	87640875730 14/06/2022	PI00087052022 DT: 14/06/2022	Chain	7117.90.00	91 KGS / 1,24,425 Pcs	\$14931	কাস্টম হাউস, ঢাকা।

৩/৫

[রুকবা ইফফাত]

উপ কমিশনার

কমিশনারের পক্ষে

তারিখ: ০৩/০৭/২০২২ খ্রিঃ

নথি নং-৫(১৩)০১/কাস-বন্ড/লাইঃ/২০০৬/৬৭১৭(১-৫)

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :

- ০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স ডিজাইটেবল ফ্যাশনস্ লিমিটেড [ঠিকানা: জিরাবো, সাভার, ঢাকা।
- ০২। সভাপতি, বিজিএমইএ, বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, হাউস নং #৭/৭এ, সেক্টর নং ১৭, ব্লক # এইচ-১, উত্তরা, ঢাকা।
- ০৩। সিস্টেম এনালিস্ট, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
- ০৪। ব্যবস্থাপক, সাইথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ০৫। পি এ টু কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

[রুকবা ইফফাত]

উপ কমিশনার

৩/৫

//পৃষ্ঠা নং-০৭//
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা ঢাকা-১০০০।
www.cbc.gov.bd


নথি নং-৫(১৩)০১/কাস-বন্ড/লাইসেন্স/২০০৬/৪১৬০

তারিখ: ৬/০৪/২০২২ খ্রি:

- ০১। প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স ডিজাইটেবল ফ্যাশনস লিমিটেড,
ঠিকানা : জিরাবো, সাভার, ঢাকা।
- ০২। বন্ড লাইসেন্স নং : ৬৮৭/কাস-এসবিডব্লিউ/২০০৬, তারিখ: ০১/০৬/২০০৬ খ্রি।
- ০৩। ই-বিন নং ও তারিখ : ০০৩৫৫২৪৫৯-০৪০৩, তারিখ: ০১/০২/২০২১ খ্রি।
- ০৪। প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্সের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণিত ক্রমিক নং ১৫ ও ২০ মোতাবেক প্রদত্ত প্রাপ্যতা শীটে প্রতিষ্ঠানের পণ্য তৈরীতে ব্যবহার্য কাঁচামালের নাম ও এইচ. এস. কোড বন্ড লাইসেন্স সংযোজন পূর্বক নিম্নে উল্লেখ করা হলো


ক্র: নং	NAME OF RAW MATERIALS (BANGLADESH CUSTOMS TARIFF 2021-2022 অনুযায়ী কাঁচামালের বিবরণ।	Description of Goods	এইচ.এস. কোড	বাষিক আমদানী প্রাপ্যতা
1	Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or more by weight of cotton, not put up for retail sale -- Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)	Yarn	5205.23.00	✓
2	Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no crosssectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) or synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm. -- Elastomeric	Woven Fabrics	5404.11.00	✓
3	Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no crosssectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) or synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm. -- Other, of polypropylene	Woven Fabrics	5404.12.00	✓
4	Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 54.04. -- Other	Knit Fabrics	5407.69.00	✓
5	Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 60.02 to 60.06.-- Of man-made fibres	Lace /Lace Fabric	5804.21.00	✓
6	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 60.01. - Containing by weight 5% or more of elastomeric yarn containing rubber thread	Knit Fabrics	6002.40.00	✓
7	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 60.01. - Other	Knit Fabrics	6002.90.00	✓
8	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 60.01 or 60.02 - Of wool or fine animal hair	Knit Fabrics	6003.10.00	✓
9	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 60.01 or 60.02- Of cotton	Knit Fabrics	6003.20.00	✓
10	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 60.01 or 60.02 - Of synthetic fibres	Knit Fabrics	6003.30.00	✓
11	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 60.01 or 60.02 - Of artificial fibres	Knit Fabrics	6003.40.00	✓
12	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 60.01 or 60.02 - Other	Knit Fabrics	6003.90.00	✓
13	Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other those of heading 60.01 - Containing by weight 5% or more of elastomeric yarn but not containing rubber thread	Knit Fabrics	6004.10.00	✓
14	Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other those of heading 60.01 - Other	Knit Fabrics	6004.90.00	✓
15	Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than of headings 60.01 to 60.04-- Unbleached or bleached	Knit Fabrics	6005.21.00	✓

//চলমান পাতা-০৮//


বাসুদেব কুমার
উচ্চমান সহকারী
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
ঢাকা

16	Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines) - - Dyed	Knit Fabrics	6005.22.00	✓
17	Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines) - - Of yarns of different colours	Knit Fabrics	6005.23.00	✓
18	Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines) - - Printed	Knit Fabrics	6005.24.00	✓
19	Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines) - - Other, dyed	Knit Fabrics	6005.37.00	✓
20	Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines) - - Dyed	Knit Fabrics	6005.42.00	✓
21	Other knitted or crocheted fabrics - Of wool or fine animal hair	Knit Fabrics	6006.10.00	✓
22	Other knitted or crocheted fabrics -- Unbleached or bleached	Knit Fabrics	6006.21.00	✓
23	Other knitted or crocheted fabrics -- Dyed	Knit Fabrics	6006.22.00	✓
24	Other knitted or crocheted fabrics -- Of yarns of different colours	Knit Fabrics	6006.23.00	✓
25	Other knitted or crocheted fabrics -- Printed	Knit Fabrics	6006.24.00	✓
26	Other knitted or crocheted fabrics -- Unbleached or bleached	Knit Fabrics	6006.31.00	✓
27	Other knitted or crocheted fabrics -- Dyed	Knit Fabrics	6006.32.00	✓
28	Other knitted or crocheted fabrics -- Of yarns of different colours	Knit Fabrics	6006.33.00	✓
29	Other knitted or crocheted fabrics -- Printed	Knit Fabrics	6006.34.00	✓
30	Other knitted or crocheted fabrics -- Unbleached or bleached	Knit Fabrics	6006.41.00	✓
31	Other knitted or crocheted fabrics --- Other	Knit Fabrics	6006.42.90	✓
32	Other knitted or crocheted fabrics --- Other	Knit Fabrics	6006.43.90	✓
Accessories:				
1	Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of nonmetals. --- Other	Silicones in primary forms, Silica gel/ Desiccant/Super dry/Absorgel pouch	2811.29.90	✓
2	Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls ---- Other	Tag Pin, Cord End, Plastic Ring, Buckle, Zipper Puller, Hangtag Loop, String.	3919.90.99	✓
3	Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather.- Other clothing accessories	Leather Label, Patch, Tag	4203.40.00	✓
4	Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed - Printed	Care label, Size Label, Main Label, (Non Adhesive)	4821.10.00	✓
5	Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives, or of ceramics, with or without parts of other materials. - Hand sharpening or polishing stones	Stones For RMG	6804.30.00	✓
6	Sewing needles, knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettes and similar articles, for use in the hand, of iron or steel; safety pins and other pins of iron or steel, not elsewhere specified or included. - Safety pins and other pins	Tag Pin For RMG	7319.40.00	✓
7	Sewing needles, knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettes and similar articles, for use in the hand, of iron or steel; safety pins and other pins of iron or steel, not elsewhere specified or included. - Safety pins and other pins	Tag Pin Metal	7319.40.00	✓
8	Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, of a kind used for clothing or clothing accessories, footwear, jewellery, wrist-watches, books, awnings, leather goods, travel goods or saddlery or for other made up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles, of base metal. - Hooks, eyes and eyelets	Metal Rivet/Label/ sticker/ Badge/ metal plate	8308.10.00	✓
9	Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, "smart cards" and other media for the recording of sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37. --- RFID TAG imported by Industrial IRC holder VAT compliant 100% exportoriented textile industry	RFID Label For RMG	8523.59.20,	✓
10	Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, "smart cards" and other media for the recording of sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37.--- Proximity Cards and tags	Price Ticket, RFID Sticker, Hangtag	8523.59.10	✓

রঞ্জানি স্বনপত্র ও
ইউডির চাহিদা
মোতাবেক


06/06/2022
বাসুদেব কুমার
উচ্চমান সহকারী
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
ঢাকা।

11	Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, "smart cards" and other media for the recording of sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37. -- Cards incorporating a magnetic stripe	Crd Incorporating Magnethc Stripe	8523.21.00	✓
12	Electric sound or visual signaling apparatus (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms), other than those of heading 85.12 or 85.30. - Parts	Super Tag For RMG	8531.90.00	✓
13	Electric sound or visual signaling apparatus (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms), other than those of heading 85.12 or 85.30.- Burglar or fire alarms and similar apparatus	RFID Hangtag/RFID Sticker/ Label/RFID Barcode sticker /RFID Paper hangtag/ Security Tag/Super tack /Hard Tag/ Vst alarm tag	8531.10.00	✓
14	Slide fasteners and parts thereof. -- Fitte d with chain scoops of base metal	Zipper /(all kinds Plastics, Metal, Nylon, Vislon), Rubber Patch, Zip pullar, Rubber Zip, Pullar, plastic transparent parts of zipper	9607.11.00	✓
15	Slide fasteners and parts thereof.-- Other		9607.19.00	✓
16	Slide fasteners and parts thereof. - Parts		9607.20.00	✓
17	Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds and other parts of these articles; button blanks - Pres s-fasteners, snap-fasteners and press-studs and parts therefor	Studs/Snap fastner/Size adjuster/ all kind of buttons(Plastics+ Metal, Snap+pearls button/Stone Button) For RMG	9606.10.00	✓
18	Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds and other parts of these rticles; button blanks. -- Of plastics not covered with textile material		9606.21.00	✓
19	Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds and other parts of these articles; button blanks. -- Of a base metal, not covered with textile material		9606.22.00	✓
20	Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds and other parts of these articles; button blanks. -- Other		9606.29.00	✓
21	Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds and other parts of these articles; button blanks.- Button moulds and other parts of buttons;	button	9606.30.00	✓

রঙানি খনপত্র ও
ইউডির চাহিদা
মোতাবেক

০৫। ইতোপূর্বে জারীকৃত বন্ড লাইসেন্সের পৃষ্ঠা নং-০৪, ০৫ ও ০৬ এর অন্যান্য সকল অংশ অপরিবর্তিত থাকবে।

প্রাপক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মেসার্স ডিজাইটেবল ফ্যাশনস্ লিমিটেড,
জিরাবো, সাভার, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)০১/কাস-বন্ড/লাইঃ/২০০৬/৪১৬০ (১-৭৪)

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১-৬। কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা/চট্টগ্রাম/বেনাপোল/মংলা/আইসিডি (কমলাপুর), ঢাকা/পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
- ৭। কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।
- ৮-১২। উপ/সহকারী কমিশনার, ডিইপিজেড, সাভার, ঢাকা/সিইপিজেড, চট্টগ্রাম/কুমিল্লা ইপিজেড, কুমিল্লা/আদমজী ইপিজেড, নারায়ণগঞ্জ/বাংলাবান্দা ছলবন্দর, তেতুলিয়া, পঞ্চগড়।
- ১৩। সিস্টেম এনালিস্ট, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
- ১৪। পিএ টু, কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

[রুকবা ইফফাত]
উপ-কমিশনার
কমিশনারের পক্ষে

তারিখ: ৬/০৪/২০২২ খ্রি:

[রুকবা ইফফাত]
উপ-কমিশনার

//পৃষ্ঠা নং-০৬//

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১ সেশনবাগিচা, ঢাকা।
www.cbc.gov.bd

নথি নং- ৫(১৩)০১/কাস-বন্ড/লাই:/২০০৬/২৭

তারিখঃ ০৬/০১/২০২১ খ্রিঃ।

০১. প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স ডিজাইনটেক্স ফ্যাশন লিঃ
ঠিকানা : জিরাবো, সাভার, ঢাকা।
০২. বন্ড লাইসেন্স নং : ৬৮৭/কাস-এসবিডব্লিউ/২০০৬, তারিখ-০১/০৬/২০০৬ খ্রিঃ।
০৩. মূসক নিবন্ধন নং : ১৭১৪১০০৪৭৫৯ তারিখ-০৪.০৩.২০১৩ খ্রিঃ।
ই-বিন নং : ০০০৩৪৩৭২৩-০৪০৩, তারিখ- ১৩.১০.২০১৯ খ্রিঃ।
০৪. প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্সের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ক্রমিক নং- ১৫ ও ২০ অনুযায়ী বন্ড লাইসেন্সের কাঁচামালের তালিকার সাথে নতুন কাঁচামালের নাম ও এইচ.এস কোড সংযোজন পূর্বক নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

S.L	Name of commercial Raw Materials	(2020-2021) ASPER BCT NAME OF RAW MATERIALS	H.S.CODE	IMPORT ENTILEMENT
	ACCESSORIES			
01	Lace / Lace Fabrics (All kinds)	Tulles And Other Net Fabrics	5804.10.00	রপ্তানি স্বনপত্র ও ইউডির চাহিদা মোতাবেক আমদানিযোগ্য
02	Lace / Lace Fabrics (All kinds)	Mechanically Made Of Lace Of Oth. Textiles In Piece, In Strips Or In Motifs	5804.29.00	
03	Lace / Lace Fabrics (All kinds)	Hand-Made Lace In Pieces, In Strips Or In Motifs	5804.30.00	
04	Metal Badge/ Metal Plate/ Metal Seal /Metal Moon	Clasps, Buckles... Beads And spangles Of Base Metal (Incl. Parts)	8308.90.00	

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মেসার্স ডিজাইনটেক্স ফ্যাশন লিঃ
জিরাবো, সাভার, ঢাকা।

[মোঃ শাহ আলম]
সহকারী কমিশনার (চঃদাঃ)
কমিশনারের পক্ষে।

নথি নং- ৫(১৩)০১/কাস-বন্ড/লাই:/২০০৬/২৭ (২-১৫)

তারিখঃ ০৬/০১/২০২১ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১-৭. কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা/চট্টগ্রাম/বেনাপোল/মংলা/আইসিডি, ঢাকা/বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম/পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ।
- ৮-১২. সহকারী কমিশনার ডিইপিজেড, সাভার, ঢাকা/সিইপিজেড, চট্টগ্রাম/কুমিল্লা ইপিজেড, কুমিল্লা/আদমজি ইপিজেড, নারায়ণগঞ্জ।
১৩. সিস্টেম এনালিস্ট, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা। তাদেরকে ওয়েবসাইটে Upload করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৫. পি.এ টু কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

[মোঃ শাহ আলম]
সহকারী কমিশনার (চঃদাঃ)
কমিশনারের পক্ষে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাটমস বস্ত্র কমিশনারেট
৩৪২/১, সেন্দনবাগিচা
ঢাকা।

০১. প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স ডিজাইটেবল ফ্যাশনস লিঃ
ঠিকানা : জিরাব, সাভার, ঢাকা।
০২. বস্ত্র লাইসেন্স নং ও তারিখ : ১৮৮/কস-এসপিডব্লিউ/২০০৬ তারিখ : ০৯-০৬-২০০৬
০৩. মূল্যক নিবন্ধন নং-৫০৩১০২৩৪৫০ তারিখ ১৬.০৮.২০০৫ইং।
০৪. বস্ত্র লাইসেন্সের (নতুন ফরমেটে) দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণিত অনুচ্ছেদ নং-১৫ ও ২০ মোতাবেক কাঁচামালের বিবরণ অনুযায়ী এইচ এস কোডসহ বার্ষিক আমদানী প্রাপ্যতার পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্র/নং	কাঁচামালের নাম	এইচ.এস. কোড	বার্ষিক আমদানী প্রাপ্যতার পরিমাণ
(ক)১	ফেব্রিক্স (ওডেন)	৫২০৮.১১.০০, ৫২০৯.৫৭.০০, ৫২১২.২৫.০০, ৫২১২.৩১.০০, ৫৪০৭.১০.০০, ৫৪০৮.৩৪.০০, ৫৮০১.১০.০০, ৫৮১১.০০.০০, ৫০০৭.১০.০০, ৫০০৭.৯০.০০	রপ্তানী ঋণপত্র ও ইউডির চাহিদা মোতাবেক
২	ফেব্রিক্স (নীট)	৬০০১.১০.০০, ৬০০২.৯৯.০০, ৬০০১.২১.০০, ৬০০১.৯১.০০, ৬০০১.২৯.০০	
৩	ফ্লিচ ফেব্রিক্স পকেটিং ফেব্রিক্স	৫৫১২.১১.১০, ৫৫১৬.৯১.০০, ৫২১২.২৫.০০, ৫২০৮.১১.০০, ৫৩১১.০০.১০	
(খ) আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি :			
০১.	মেইল লেবেল	৫৮০৭.১০.০০-৫৮০৭.৯০.০০	রপ্তানী ঋণপত্র ও ইউডির চাহিদা মোতাবেক
০২.	কেয়ার লেবেল	৫৮০৭.১০.০০-৫৮০৭.৯০.০০	
০৩.	সাইজ লেবেল	৯৬০৭.১১.০০-৯৬০৭.২০.০০	
০৪.	জিপার	৬০০১.১০.০০-৬০০২.৯০.০০	
০৫.	ড্রবর্ড	৩৯২৩.৫০.০০	
০৬.	স্টোপার	৯০০৬.১০.০০	
০৭.	আইলেট	৭৩১৫.১২.০০	
০৮.	মেটাল চেইন	৪৮১৮.৫০.০০	
০৯.	সুইং টিকেট	৫৮০৭.১০.০০-৫৮০৭.৯০.০০	
১০.	ফাগ টেপ	৯৬০৬.১০.০০-৯৬০৬.৯০.০০	
১১.	বাটন	৪৮১৯.১০.০০, ৪৮১৯.২০.০০	
১২.	কার্টন	৩৯২৬.২০.৯০, ৩৯২৬.২০.৯০	
১৩.	হ্যাংগার	৩৯১৯.৯০.০০, ৫৯০৬.১০.০০ ৫৯০৬.৯৯.০০, ৪৮১১.১২.০০	
১৪.	সাইজার	৭৩১৯.২০.০০, ৭৩১৯.৯০.০০	
১৫.	গামটেপ/কচটেপ	৬৩০৫.৩৩০০, ৬৩০৫.৩৯.০০	
১৬.	ব্রাশ পিন/সিলভার পিন	৩৯২৩.২৯.১৯	
১৭.	পলিব্যাগ	৪৮১৮.৫০.০০, ৫৮১৮.৯০.০০	

নূর মোঃ মাহবুবুল হক
মুখ্য কমিশনার (চঃ দঃ)
কাটমস বস্ত্র কমিশনারেট
ঢাকা।

৩৭/৩/১৫
(নূর মোঃ মাহবুবুল হক)
মুখ্য কমিশনার (চঃ দঃ)
কাটমস বস্ত্র কমিশনারেট
ঢাকা।

মোঃ আতিকুর রহমান খান
কমিশনার (চঃ দঃ)
কাটমস বস্ত্র কমিশনারেট
ঢাকা।

০১. প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স ডিজাইটেবল ফ্যাশনস লিঃ
ঠিকানা : জিরাব, সাভার, ঢাকা।
০২. বন্ড লাইসেন্স নং ও তারিখ : ১৮৭./কাস-এসবিডব্লিউ/২০০৬ তারিখ : ০২.০৬.২০০৬
০৩. মুসক নিবন্ধন নং-৫০৩১০২৩৪৫০ তারিখ ১৬.০৮.২০০৫ইং।

ক্র/নং	কাঁচামালের নাম	এইচ.এস. কোড	বাৎসরিক আমদানী ধাপ্যতার পরিমাণ
১৮.	টিস্যু পেপার	৪৮০৩.০০.০০	রপ্তানী স্বগণপত্র ও ইউডির চাহিদা মোতাবেক
১৯.	ইন্টার লাইনিং	৫৯৩০.১০.০০, ৫৯০৩.২০.১০	
২০.	সুইং শ্রেড (কার্টন মিক্সড আর্টিফিশিয়াল)	৫২০৪.১১.০০, ৫৫০৮.১০.০০	
২১.	কলার এন্ড কাফ	৫৮০৮.২০.০০	
২২.	ড্রয়েস্টিং	৬০০১.১০.০০, ৬০০২.৯০.০০	
২৩.	ব্যাক বোর্ড ও মার্কিং পেপার	৪০১৫.৯০.০০, ৫৬০৭.২৯.০০	
২৪.	স্পট রিমোভার	৫৮২১.৯০.০০	
২৫.	প্লাস্টিক ও মেটাল আইটেমের আনুষংগ দ্রব্যাদি	৪০১৫.৯০.২৯	
২৬.	পেপার আইটেমের আনুষংগ দ্রব্যাদি	৩৯২৬.৯০.৯০, ৭৩১৯.৯০.০০	
২৭.	ইলাস্টিক	৪৮১৮.৫০.০০, ৪৮১৯.২০.০০	
২৮.	প্রাইস টিকেট	৪০১৫.৯০.০০, ৬০০২.৪০.০০	
২৯.	প্যাডিং	৬০০২.৯০.০০	
৩০.	আয়রন টেপ	৫৮০৭.৯০.০০	
৩১.	আয়রন সিল/স্টোপার	৫৮১১.০০.০০	
৩২.	ফটো কার্ড সাইজ	৫৮০৭.৯০.০০	
৩৩.	এডহেসিভ টেপ	৪৩০৯.৯০.০০	
৩৪.	ছক	৪৮২২.১০.০০	
৩৫.	টেপ ক্লথ	৪৮০৭.১০.০০	
৩৬.	লেদার প্যাচ	৪৩০৮.১০.০০	
৩৭.	পিপি ব্যান্ড	৫৯০৬.১০.০০	
৩৮.	ক্যাপ	৪১০৯.০০.০০	
৩৯.	প্লাস্টিক ক্লিপ	৩৯২৬.৯০.৯০	
৪০.	এ্যামব্রয়ডারী প্যাচ	৬৩০৯.০০.১০	
৪১.	মেটাল ক্লিপ	৩৯২৩.৯০.০০	
৪২.	রিজিট	৫৮১০.০০.০০	
৪৩.	পিভিসি টেপ/ভেলক্রো টেপ	৮৩০৯.৯০.০০	
৪৪.	টুইল টেপ	৭৩১৮.২৩.১০	
৪৫.	স্টিকার	৩৯২১.১৯.০০, ৩৯১৯.৯০.০০	
৪৬.	মারকার পেপার	৬২১৭.৯০.৯১	
৪৭.	বাকাল আইলাইট	৪৮২৩.১১.০০, ৪৮২৩.৯০.৯০ ৪৯০৬.০০.০০, ৮৩০৮.৯০.০০	

* এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটি = ১৩৫.০০(একশত পঁয়ত্রিশ) মে.টন।

মুপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ
সুপারিনটেনডেন্ট
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
ঢাকা।

আতিকুর রহমান হক
মুখ্য কমিশনার (চঃ দাঃ)
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
ঢাকা।

আতিকুর রহমান খান
কমিশনার (চঃ দাঃ)
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
ঢাকা।